Tecnico CRL

Da: rolando perri <rolandoperri61@gmail.com>
Inviato: martedi 17 ottobre 2023 14:40

A: Mara Inglese; Tecnico CRL

Oggetto: Fwd: Documento Spot&Sport

Allegati: Sostitutivo DURC.pdf; Goffi Roberto c.i..pdf

Ciao. provvediamo al rilascio del CIG REGIONALE PER LE TRASMISSIONI STREAMING PER 10 TRASMISSIONI A EURO
800 PER EURO 8000 COME DA DELIBERA 32. Per i preventivi li avevamo gia inseriti nella precedente richiesta per
lostesso tipo di fornitura.

ROLANDO

—————————— Forwarded message ---------

Da: Spot&Sport Communication <aggiornamentistampa@gmail.com>
Date: mar 17 ott 2023 alle ore 10:47

Subject: Documento Spot&Sport

To: rolando perri <rolandoperri61@gmail.com>

Ciao Rolando,

invio il documento richiesto.

Attendo tue per poter fatturare le dirette.
Grazie

Roberto



